Nacol Lépez Feliz

De: Nacol Lépez Feliz

Enviado el: lunes, 21 de marzo de 2022 03:59 p.m.

Para: ‘j.holguin@andaya.com.do'; 'm.suero@andaya.com.do’

Asunto: Notificacion informe definitivo CP-2022-0003

Datos adjuntos: Acta 17-2022.pdf; ACTA ADJUDICACION CP-2022-0003 ANDAYA.PDF

Buenas tardes.

Adjunto le remito el acta con el informe definitivo de evaluacién de ofertas técnicas en el proceso CP-2022-0003, para la
compra de una camioneta y una motocicleta.

Favor confirmar la recepcion de este correo.

Nacol Lépez F.
Encargado De Compras
Dpto. Administrativo
Oficina Principal

T: 809-567-7474 ext. 3404

@: n.lopez@onapi.gob.do
www.onapi.gob.do

De: Nacol Lopez Feliz

Enviado el: miércoles, 16 de marzo de 2022 03:47 p.m.
Para: 'j.holguin@andaya.com.do’; 'm.suero@andaya.com.do’
Asunto: Notificacion informe preliminar

Buenas tardes.

Por medio de la presente le notificamos el informe preliminar de evaluacién de ofertas técnicas en el proceso de compra
de vehiculos CP-2022-0003.

Feliz resto del dia.
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Nacol Lépez Feliz

De: Nacol Lépez Feliz

Enviado el: lunes, 21 de marzo de 2022 03:58 p.m.

Para: '‘Jordan Cabrera’

Asunto: Notificacion informe definitivo CP-2022-0003

Datos adjuntos: Acta 17-2022.pdf; ACTA ADJUDICACION CP-2022-0003 UNIVERSUN.PDF
Buenas tardes.

Adjunto le remito el acta con el informe definitivo de evaluacion de ofertas técnicas en el proceso CP-2022-0003, para la
compra de una camioneta y una motocicleta.

Favor confirmar la recepcion de este correo.

Nacol Lopez F.

Encargado De Compras
Dpto. Administrativo
Oficina Principal

T: 809-567-7474 ext. 3404

@: n.lopez@onapi.gob.do
www.onapi.gob.do

-----Mensaje original--—-

De: Jordan Cabrera [mailto:ventas@universumrd.com]
Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 11:11 a.m.
Para: Nacol Lopez Feliz

Asunto: documentos requeridos

Buenos Dias!

Les remito los documentos que solicitaban de parte de Universum Servicios Multiples, S.R.L

Gracias!



